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Määräysnumero Ulkoasu selitys

6000.00 ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

6000.010 Eri kaavojen välinen raja.

6000.03 Kaupunginosan raja.

6001.020 Rakennuskortteli.

6001.021 Rakennuskortteli.

6001.022 Korttelin numero.

6001.025 Katu.

6001.03 Puisto.

6001.33 Kadun tai puiston nimi.

6002.001 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

6003.02

Asemakaavamääräsalue: Tonttiala asuin- ja 
liikerakennusta varten. Kerrosluku: Enintään 7. 
Palonkestävyyden luokittelu: PL 4 § B-luokka. 
Yhteenlaskettu bruttokerrospinta-ala: Enintään 
tonttialalle merkityn luvun suuruinen.

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala asuin- ja 
liikerakennusta varten. Kerrosluku: Enintään 2. 

Sivu 1/2Results

7.2.2017http://tkuwebmap/webmap/Content/result.htm
6003.03

Palonkestävyyden luokittelu: Vähintään PL 4 § D-luokka 
I.

6003.04

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala 
asuinrakennusta varten. Asuntoluku: Enintään 2. 
Kerrosluku: 1. Palonkestävyyden luokittelu: Vähintään 
PL 4 § D-luokka I.

6003.110

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala 
autosuojarakennusta varten. Palonkestävyyden 
luokittelu: PL 4 § B-luokka. Julkisivun korkeus: Enintään 
3 m.

6003.16 Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa.

6003.17
Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa. Käyttötarkoitus: 
Pysäköinti.

6003.19

Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa. Käyttötapa: Vähintään 
2/3 on istutettava maistraatin hyväksymän suunnitelman 
mukaan ja pidettävä puistomaisessa kunnossa.

6003.20

Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
istutettava tontinosa. Käyttötapa: Istutettava maistraatin 
hyväksymän suunnitelman mukaan ja pidettävä 
puistomaisessa kunnossa.

6003.22 Asemakaavamääräysalue: Katu. Käyttötarkoitus: 
Jalankulku.
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19.1

KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ N 2000

K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RNo PIIRUSTUSLAJI

23 20 17 PÄÄPIIRUSTUS

PVM.   

JUOKSEVA NRO

RAKENNUSTOIMENPIDE 

RAKENNUSLUPA
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

ASEMAPIIRUSTUS
MITTAKAAVA      

1:200
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Talo Äikäs
Poppelitie 14
20720 Turku

SUUNNITTELIJA

ROOPE ELOJÄRVI, ARKKITEHTI

REVISIOPIIRUSTUS NRO

001-001

RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS:  ASUNTO, 3H+K+S+KHH
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA:   P3
ILMANVAIHTO:      KONEELLINEN
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ:    ILMA-VESILÄMPÖ
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ:    LIITETÄÄN TURUN KAUPUNGIN VERKKOON
SADEVESIEN POIS JOHTAMINEN:   RAKENNETAAN SADEVESIEN POISTOON
       TARKOITUKSEN MUKAINEN SALAOJITUS
PINTAVESIEN POIS JOHTAMINEN:   RAKENNUSTA YMPÄRÖIVÄÄN MAANPINTAAN
       TEHDÄÄN TARVITTAVAT KALLISTUKSET 1:20
       KOHTI VASARAMÄEN PUISTON PUOLISTA VIEMÄRIÄ
AUTOPAIKOITUS:     2 AUTOTALLIPAIKKAA

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA:

ALUEELLA ON VOIMASSA ASEMAKAAVA 853 94/1959, 
JOKA ON TULLUT VOIMAAN 29.02.1960

TONTIN PINTA-ALA     1 053,0m2 

ASEMAKAAVAN SALLIMA RAKENNUSOIKEUS  120,0m2 

POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN SALLIMA RAK.OIKEUS 155,0m2 + 30,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA KÄYTETTY
ASUIN- JA TALOUSRAKENNNUS   185,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA JÄLJELLÄ
(POIKKEAMISPÄÄTÖS), ALITUS kem2   4,0m2

RAKENNUKSEN TILAVUUS
ASUINRAKENNUS     1020m3 

TALOUSRAKENNUS     100m3

SELVITYS IKKUNOIDEN JA OVIEN LÄMMÖNERISTYSVAATIMUSTEN TÄYTTYMISESTÄ:
ASUINRAKENNUS, LÄMMIN TILA
IKKUNAT (Vaatimus 1,0W/(m2K))    U-arvo: 1,0W/(m2K)
OVET (Vaatimus 1,0W/(m2K))    U-arvo: 1,0W/(m2K)

MÄRKÄTILAT VOIMASSA OLEVIEN ASETUSTEN MUKAAN.

RAKENTEET RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

ERIKOISSUUNNITELMAT ERIKOISSUUNNITTELIJOIDEN MUKAAN.

PERUSTUSTAVASSA JA PERUSTUSTEN SUUNNITTELUSSA ON NOUDATETTAVA MAAPERÄ-
JA POHJATUTKIMUSTA SEKÄ PERUSTAMISTAPALAUSUNTOA.

RAKENNUSTEN YMPÄRI SORA-ALUE >500mm.

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET.

1/3

ASUINRAKENNUS PRT 103655299A, PINTA-ALALASKELMAT KERROKSITTAIN:
KERROSALA:
1. KERROS      148,0 krm2

KELLARI      0,0 krm2

YHTEENSÄ      148,0 krm2

BRUTTOALA:
1. KERROS      152,0 brm2 

KELLARI      157,0 brm2 

YHTEENSÄ      309,0 brm2

TILAVUUS:
1. KERROS      490 m3 

KELLARI      530 m3 

YHTEENSÄ      1020 m3

KATOSTEN PINTA-ALAT:
SISÄÄNKÄYNTIKATOS     2,0 m2 

KATETTU TERASSI     36,0 m2  MUUTTUNUT

AUTOKATOS      X M2 MUUTTUNUT

YHTEENSÄ      38,0 m2 MUUTTUNUT

RAKENNUKSEN KERROSMÄÄRÄ

POHJOISNUOLI, ILMANSUUNTA

VESIJOHTO JA JÄTEVESIVIEMÄRI

TONTIN RAJA

RAKENNUKSEN NURKKAPISTEEN KORKEUSASEMA

TONTIN KULMAPISTEEN VIRALLINEN KORKO

RAKENNUKSEN LATTIAKORKO

KORKO

UUSI RAKENNUS

OLEMASSA OLEVA RAKENNUS

PURETTAVA RAKENNUS

PUU, SÄILYTETTÄVÄ

PUU, KAADETTAVA

+19,25

+19,70

P

+19,70

MERKKIEN SELITTEET:

ASEMAPIIRUSTUS 1:200

ASUINRAK. PRT 103655299A
TALOUSRAK. PRT 103748470U

TALOUSRAKENNUS PRT 103748470U, PINTA-ALAT:
KERROSALA: 
1. KERROS  33,0 krm2 

BRUTTOALA:
1. KERROS  36,0 brm2

TILAVUUS:   
1. KERROS  100 m3
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Määräysnumero Ulkoasu selitys

6000.00 ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

6000.010 Eri kaavojen välinen raja.

6000.03 Kaupunginosan raja.

6001.020 Rakennuskortteli.

6001.021 Rakennuskortteli.

6001.022 Korttelin numero.

6001.025 Katu.

6001.03 Puisto.

6001.33 Kadun tai puiston nimi.

6002.001 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

6003.02

Asemakaavamääräsalue: Tonttiala asuin- ja 
liikerakennusta varten. Kerrosluku: Enintään 7. 
Palonkestävyyden luokittelu: PL 4 § B-luokka. 
Yhteenlaskettu bruttokerrospinta-ala: Enintään 
tonttialalle merkityn luvun suuruinen.

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala asuin- ja 
liikerakennusta varten. Kerrosluku: Enintään 2. 

Sivu 1/2Results

7.2.2017http://tkuwebmap/webmap/Content/result.htm
6003.03

Palonkestävyyden luokittelu: Vähintään PL 4 § D-luokka 
I.

6003.04

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala 
asuinrakennusta varten. Asuntoluku: Enintään 2. 
Kerrosluku: 1. Palonkestävyyden luokittelu: Vähintään 
PL 4 § D-luokka I.

6003.110

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala 
autosuojarakennusta varten. Palonkestävyyden 
luokittelu: PL 4 § B-luokka. Julkisivun korkeus: Enintään 
3 m.

6003.16 Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa.

6003.17
Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa. Käyttötarkoitus: 
Pysäköinti.

6003.19

Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa. Käyttötapa: Vähintään 
2/3 on istutettava maistraatin hyväksymän suunnitelman 
mukaan ja pidettävä puistomaisessa kunnossa.

6003.20

Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
istutettava tontinosa. Käyttötapa: Istutettava maistraatin 
hyväksymän suunnitelman mukaan ja pidettävä 
puistomaisessa kunnossa.

6003.22 Asemakaavamääräysalue: Katu. Käyttötarkoitus: 
Jalankulku.

Sivu 2/2Results

7.2.2017http://tkuwebmap/webmap/Content/result.htm
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19.1

KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ N 2000

K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RNo PIIRUSTUSLAJI

23 20 17 PÄÄPIIRUSTUS

PVM.   

JUOKSEVA NRO

RAKENNUSTOIMENPIDE 

RAKENNUSLUPA
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

ASEMAPIIRUSTUS
MITTAKAAVA      

1:200
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Talo Äikäs
Poppelitie 14
20720 Turku

SUUNNITTELIJA

ROOPE ELOJÄRVI, ARKKITEHTI

REVISIOPIIRUSTUS NRO

001-001

RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS:  ASUNTO, 3H+K+S+KHH
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA:   P3
ILMANVAIHTO:      KONEELLINEN
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ:    ILMA-VESILÄMPÖ
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ:    LIITETÄÄN TURUN KAUPUNGIN VERKKOON
SADEVESIEN POIS JOHTAMINEN:   RAKENNETAAN SADEVESIEN POISTOON
       TARKOITUKSEN MUKAINEN SALAOJITUS
PINTAVESIEN POIS JOHTAMINEN:   RAKENNUSTA YMPÄRÖIVÄÄN MAANPINTAAN
       TEHDÄÄN TARVITTAVAT KALLISTUKSET 1:20
       KOHTI VASARAMÄEN PUISTON PUOLISTA VIEMÄRIÄ
AUTOPAIKOITUS:     2 AUTOTALLIPAIKKAA

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA:

ALUEELLA ON VOIMASSA ASEMAKAAVA 853 94/1959, 
JOKA ON TULLUT VOIMAAN 29.02.1960

TONTIN PINTA-ALA     1 053,0m2 

ASEMAKAAVAN SALLIMA RAKENNUSOIKEUS  120,0m2 

POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN SALLIMA RAK.OIKEUS 155,0m2 + 30,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA KÄYTETTY
ASUIN- JA TALOUSRAKENNNUS   185,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA JÄLJELLÄ
(POIKKEAMISPÄÄTÖS), ALITUS kem2   4,0m2

RAKENNUKSEN TILAVUUS
ASUINRAKENNUS     1020m3 

TALOUSRAKENNUS     100m3

SELVITYS IKKUNOIDEN JA OVIEN LÄMMÖNERISTYSVAATIMUSTEN TÄYTTYMISESTÄ:
ASUINRAKENNUS, LÄMMIN TILA
IKKUNAT (Vaatimus 1,0W/(m2K))    U-arvo: 1,0W/(m2K)
OVET (Vaatimus 1,0W/(m2K))    U-arvo: 1,0W/(m2K)

MÄRKÄTILAT VOIMASSA OLEVIEN ASETUSTEN MUKAAN.

RAKENTEET RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

ERIKOISSUUNNITELMAT ERIKOISSUUNNITTELIJOIDEN MUKAAN.

PERUSTUSTAVASSA JA PERUSTUSTEN SUUNNITTELUSSA ON NOUDATETTAVA MAAPERÄ-
JA POHJATUTKIMUSTA SEKÄ PERUSTAMISTAPALAUSUNTOA.

RAKENNUSTEN YMPÄRI SORA-ALUE >500mm.

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET.

1/3

ASUINRAKENNUS PRT 103655299A, PINTA-ALALASKELMAT KERROKSITTAIN:
KERROSALA:
1. KERROS      148,0 krm2

KELLARI      0,0 krm2

YHTEENSÄ      148,0 krm2

BRUTTOALA:
1. KERROS      152,0 brm2 

KELLARI      157,0 brm2 

YHTEENSÄ      309,0 brm2

TILAVUUS:
1. KERROS      490 m3 

KELLARI      530 m3 

YHTEENSÄ      1020 m3

KATOSTEN PINTA-ALAT:
SISÄÄNKÄYNTIKATOS     2,0 m2 

KATETTU TERASSI     36,0 m2  MUUTTUNUT

AUTOKATOS      X M2 MUUTTUNUT

YHTEENSÄ      38,0 m2 MUUTTUNUT

RAKENNUKSEN KERROSMÄÄRÄ

POHJOISNUOLI, ILMANSUUNTA

VESIJOHTO JA JÄTEVESIVIEMÄRI

TONTIN RAJA

RAKENNUKSEN NURKKAPISTEEN KORKEUSASEMA

TONTIN KULMAPISTEEN VIRALLINEN KORKO

RAKENNUKSEN LATTIAKORKO

KORKO

UUSI RAKENNUS

OLEMASSA OLEVA RAKENNUS

PURETTAVA RAKENNUS

PUU, SÄILYTETTÄVÄ

PUU, KAADETTAVA

+19,25

+19,70

P

+19,70

MERKKIEN SELITTEET:

ASEMAPIIRUSTUS 1:200

ASUINRAK. PRT 103655299A
TALOUSRAK. PRT 103748470U

TALOUSRAKENNUS PRT 103748470U, PINTA-ALAT:
KERROSALA: 
1. KERROS  33,0 krm2 

BRUTTOALA:
1. KERROS  36,0 brm2

TILAVUUS:   
1. KERROS  100 m3
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Määräysnumero Ulkoasu selitys

6000.00 ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

6000.010 Eri kaavojen välinen raja.

6000.03 Kaupunginosan raja.

6001.020 Rakennuskortteli.

6001.021 Rakennuskortteli.

6001.022 Korttelin numero.

6001.025 Katu.

6001.03 Puisto.

6001.33 Kadun tai puiston nimi.

6002.001 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

6003.02

Asemakaavamääräsalue: Tonttiala asuin- ja 
liikerakennusta varten. Kerrosluku: Enintään 7. 
Palonkestävyyden luokittelu: PL 4 § B-luokka. 
Yhteenlaskettu bruttokerrospinta-ala: Enintään 
tonttialalle merkityn luvun suuruinen.

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala asuin- ja 
liikerakennusta varten. Kerrosluku: Enintään 2. 

Sivu 1/2Results

7.2.2017http://tkuwebmap/webmap/Content/result.htm
6003.03

Palonkestävyyden luokittelu: Vähintään PL 4 § D-luokka 
I.

6003.04

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala 
asuinrakennusta varten. Asuntoluku: Enintään 2. 
Kerrosluku: 1. Palonkestävyyden luokittelu: Vähintään 
PL 4 § D-luokka I.

6003.110

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala 
autosuojarakennusta varten. Palonkestävyyden 
luokittelu: PL 4 § B-luokka. Julkisivun korkeus: Enintään 
3 m.

6003.16 Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa.

6003.17
Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa. Käyttötarkoitus: 
Pysäköinti.

6003.19

Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa. Käyttötapa: Vähintään 
2/3 on istutettava maistraatin hyväksymän suunnitelman 
mukaan ja pidettävä puistomaisessa kunnossa.

6003.20

Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
istutettava tontinosa. Käyttötapa: Istutettava maistraatin 
hyväksymän suunnitelman mukaan ja pidettävä 
puistomaisessa kunnossa.

6003.22 Asemakaavamääräysalue: Katu. Käyttötarkoitus: 
Jalankulku.

Sivu 2/2Results

7.2.2017http://tkuwebmap/webmap/Content/result.htm

II

19.1

KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ N 2000

K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RNo PIIRUSTUSLAJI

23 20 17 PÄÄPIIRUSTUS

PVM.   

JUOKSEVA NRO

RAKENNUSTOIMENPIDE 

RAKENNUSLUPA
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

ASEMAPIIRUSTUS
MITTAKAAVA      

1:200
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Talo Äikäs
Poppelitie 14
20720 Turku

SUUNNITTELIJA

ROOPE ELOJÄRVI, ARKKITEHTI

REVISIOPIIRUSTUS NRO

001-001

RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS:  ASUNTO, 3H+K+S+KHH
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA:   P3
ILMANVAIHTO:      KONEELLINEN
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ:    ILMA-VESILÄMPÖ
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ:    LIITETÄÄN TURUN KAUPUNGIN VERKKOON
SADEVESIEN POIS JOHTAMINEN:   RAKENNETAAN SADEVESIEN POISTOON
       TARKOITUKSEN MUKAINEN SALAOJITUS
PINTAVESIEN POIS JOHTAMINEN:   RAKENNUSTA YMPÄRÖIVÄÄN MAANPINTAAN
       TEHDÄÄN TARVITTAVAT KALLISTUKSET 1:20
       KOHTI VASARAMÄEN PUISTON PUOLISTA VIEMÄRIÄ
AUTOPAIKOITUS:     2 AUTOTALLIPAIKKAA

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA:

ALUEELLA ON VOIMASSA ASEMAKAAVA 853 94/1959, 
JOKA ON TULLUT VOIMAAN 29.02.1960

TONTIN PINTA-ALA     1 053,0m2 

ASEMAKAAVAN SALLIMA RAKENNUSOIKEUS  120,0m2 

POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN SALLIMA RAK.OIKEUS 155,0m2 + 30,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA KÄYTETTY
ASUIN- JA TALOUSRAKENNNUS   185,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA JÄLJELLÄ
(POIKKEAMISPÄÄTÖS), ALITUS kem2   4,0m2

RAKENNUKSEN TILAVUUS
ASUINRAKENNUS     1020m3 

TALOUSRAKENNUS     100m3

SELVITYS IKKUNOIDEN JA OVIEN LÄMMÖNERISTYSVAATIMUSTEN TÄYTTYMISESTÄ:
ASUINRAKENNUS, LÄMMIN TILA
IKKUNAT (Vaatimus 1,0W/(m2K))    U-arvo: 1,0W/(m2K)
OVET (Vaatimus 1,0W/(m2K))    U-arvo: 1,0W/(m2K)

MÄRKÄTILAT VOIMASSA OLEVIEN ASETUSTEN MUKAAN.

RAKENTEET RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

ERIKOISSUUNNITELMAT ERIKOISSUUNNITTELIJOIDEN MUKAAN.

PERUSTUSTAVASSA JA PERUSTUSTEN SUUNNITTELUSSA ON NOUDATETTAVA MAAPERÄ-
JA POHJATUTKIMUSTA SEKÄ PERUSTAMISTAPALAUSUNTOA.

RAKENNUSTEN YMPÄRI SORA-ALUE >500mm.

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET.

1/3

ASUINRAKENNUS PRT 103655299A, PINTA-ALALASKELMAT KERROKSITTAIN:
KERROSALA:
1. KERROS      148,0 krm2

KELLARI      0,0 krm2

YHTEENSÄ      148,0 krm2

BRUTTOALA:
1. KERROS      152,0 brm2 

KELLARI      157,0 brm2 

YHTEENSÄ      309,0 brm2

TILAVUUS:
1. KERROS      490 m3 

KELLARI      530 m3 

YHTEENSÄ      1020 m3

KATOSTEN PINTA-ALAT:
SISÄÄNKÄYNTIKATOS     2,0 m2 

KATETTU TERASSI     36,0 m2  MUUTTUNUT

AUTOKATOS      X M2 MUUTTUNUT

YHTEENSÄ      38,0 m2 MUUTTUNUT

RAKENNUKSEN KERROSMÄÄRÄ

POHJOISNUOLI, ILMANSUUNTA

VESIJOHTO JA JÄTEVESIVIEMÄRI

TONTIN RAJA

RAKENNUKSEN NURKKAPISTEEN KORKEUSASEMA

TONTIN KULMAPISTEEN VIRALLINEN KORKO

RAKENNUKSEN LATTIAKORKO

KORKO

UUSI RAKENNUS

OLEMASSA OLEVA RAKENNUS

PURETTAVA RAKENNUS

PUU, SÄILYTETTÄVÄ

PUU, KAADETTAVA

+19,25

+19,70

P

+19,70

MERKKIEN SELITTEET:

ASEMAPIIRUSTUS 1:200

ASUINRAK. PRT 103655299A
TALOUSRAK. PRT 103748470U

TALOUSRAKENNUS PRT 103748470U, PINTA-ALAT:
KERROSALA: 
1. KERROS  33,0 krm2 

BRUTTOALA:
1. KERROS  36,0 brm2

TILAVUUS:   
1. KERROS  100 m3

POIKKEAMISPÄÄTÖSHAKEMUS 
POPPELITIE 14. TURKU 20720 
POIKKEAMISET JA PERUSTELUT 
 

Poikkeamiset: 

Hanke poikkeaa asemakaavasta (853 94/1959) seuraavasti: 

1. Rakennetaan saunarakennus (20m2) rakentamatta jätettävälle tontinosalle. Saunarakennukselle ei 

ole osoitettu asemakaavassa rakennusoikeutta. 

2. Rakennus sijoitetaan rakennusalan ulkopuolelle rakentamatta jätettävälle tontinosalle. 

Perustelut: 

Yleisesti, hakemuksen mukainen suunnitteluratkaisu ei aiheuta haittaa alueen tulevalle kaavoitukselle, 

nykyisen kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä johda vaikutuksiltaan 

merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Samoin rakennusten esitetty sijoittelu ei aiheuta tarpeetonta haittaa naapureille eikä vaikeuta 

naapurikiinteistöjen sopivaa rakentamista. 

Perustelut viitaten maankäyttö- ja rakennuslakiin 1999/132, 171 § (18.3.2016/196): 
1) a) Alueen asemakaava on vanha (vuodelta 1959) ja sallii vähän rakentamista näin isolle tontille 

verrattuna nykyisiin kaavoihin. Asemakaava ei vastaa mitoitukseltaan nykyajan asumisväljyyden 

vaatimuksia. Tontin tehokkuus (0.11) on alhainen. b) Vastaavia asuinrakennusten rivistä 

rakentamatta jätettävälle tontinosalle ulostyöntyviä rakennuksia on saman asuinrivistön osoitteissa 

Poppelitie 4, 6 ja 8. Poppelitien toiselta puolelta, Kastanjatieltä sekä Rakuunatieltä löytyy myös 

monia vastaavia tontin perälle rakennettuja pienrakennuksia. 

2) Alueella ei ole luonnonsuojelutavoitteita. 
3) Alueella ei ole rakennetun ympäristön suojelutavoitteita. 
4) Pieni lisärakennus tontin perällä on luonteva jatkumo alueen rakentamiselle. 

 

Turussa 2.4.2024, 

Roope Elojärvi, arkkitehti 
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Määräysnumero Ulkoasu selitys

6000.00 ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

6000.010 Eri kaavojen välinen raja.

6000.03 Kaupunginosan raja.

6001.020 Rakennuskortteli.

6001.021 Rakennuskortteli.

6001.022 Korttelin numero.

6001.025 Katu.

6001.03 Puisto.

6001.33 Kadun tai puiston nimi.

6002.001 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

6003.02

Asemakaavamääräsalue: Tonttiala asuin- ja 
liikerakennusta varten. Kerrosluku: Enintään 7. 
Palonkestävyyden luokittelu: PL 4 § B-luokka. 
Yhteenlaskettu bruttokerrospinta-ala: Enintään 
tonttialalle merkityn luvun suuruinen.

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala asuin- ja 
liikerakennusta varten. Kerrosluku: Enintään 2. 

Sivu 1/2Results

7.2.2017http://tkuwebmap/webmap/Content/result.htm
6003.03

Palonkestävyyden luokittelu: Vähintään PL 4 § D-luokka 
I.

6003.04

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala 
asuinrakennusta varten. Asuntoluku: Enintään 2. 
Kerrosluku: 1. Palonkestävyyden luokittelu: Vähintään 
PL 4 § D-luokka I.

6003.110

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala 
autosuojarakennusta varten. Palonkestävyyden 
luokittelu: PL 4 § B-luokka. Julkisivun korkeus: Enintään 
3 m.

6003.16 Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa.

6003.17
Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa. Käyttötarkoitus: 
Pysäköinti.

6003.19

Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa. Käyttötapa: Vähintään 
2/3 on istutettava maistraatin hyväksymän suunnitelman 
mukaan ja pidettävä puistomaisessa kunnossa.

6003.20

Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
istutettava tontinosa. Käyttötapa: Istutettava maistraatin 
hyväksymän suunnitelman mukaan ja pidettävä 
puistomaisessa kunnossa.

6003.22 Asemakaavamääräysalue: Katu. Käyttötarkoitus: 
Jalankulku.

Sivu 2/2Results

7.2.2017http://tkuwebmap/webmap/Content/result.htm
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19.1

KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ N 2000

K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RNo PIIRUSTUSLAJI

23 20 17 PÄÄPIIRUSTUS

PVM.   

JUOKSEVA NRO

RAKENNUSTOIMENPIDE 

RAKENNUSLUPA
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

ASEMAPIIRUSTUS
MITTAKAAVA      

1:200
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Talo Äikäs
Poppelitie 14
20720 Turku

SUUNNITTELIJA

ROOPE ELOJÄRVI, ARKKITEHTI

REVISIOPIIRUSTUS NRO

001-001

RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS:  ASUNTO, 3H+K+S+KHH
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA:   P3
ILMANVAIHTO:      KONEELLINEN
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ:    ILMA-VESILÄMPÖ
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ:    LIITETÄÄN TURUN KAUPUNGIN VERKKOON
SADEVESIEN POIS JOHTAMINEN:   RAKENNETAAN SADEVESIEN POISTOON
       TARKOITUKSEN MUKAINEN SALAOJITUS
PINTAVESIEN POIS JOHTAMINEN:   RAKENNUSTA YMPÄRÖIVÄÄN MAANPINTAAN
       TEHDÄÄN TARVITTAVAT KALLISTUKSET 1:20
       KOHTI VASARAMÄEN PUISTON PUOLISTA VIEMÄRIÄ
AUTOPAIKOITUS:     2 AUTOTALLIPAIKKAA

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA:

ALUEELLA ON VOIMASSA ASEMAKAAVA 853 94/1959, 
JOKA ON TULLUT VOIMAAN 29.02.1960

TONTIN PINTA-ALA     1 053,0m2 

ASEMAKAAVAN SALLIMA RAKENNUSOIKEUS  120,0m2 

POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN SALLIMA RAK.OIKEUS 155,0m2 + 30,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA KÄYTETTY
ASUIN- JA TALOUSRAKENNNUS   185,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA JÄLJELLÄ
(POIKKEAMISPÄÄTÖS), ALITUS kem2   4,0m2

RAKENNUKSEN TILAVUUS
ASUINRAKENNUS     1020m3 

TALOUSRAKENNUS     100m3

SELVITYS IKKUNOIDEN JA OVIEN LÄMMÖNERISTYSVAATIMUSTEN TÄYTTYMISESTÄ:
ASUINRAKENNUS, LÄMMIN TILA
IKKUNAT (Vaatimus 1,0W/(m2K))    U-arvo: 1,0W/(m2K)
OVET (Vaatimus 1,0W/(m2K))    U-arvo: 1,0W/(m2K)

MÄRKÄTILAT VOIMASSA OLEVIEN ASETUSTEN MUKAAN.

RAKENTEET RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

ERIKOISSUUNNITELMAT ERIKOISSUUNNITTELIJOIDEN MUKAAN.

PERUSTUSTAVASSA JA PERUSTUSTEN SUUNNITTELUSSA ON NOUDATETTAVA MAAPERÄ-
JA POHJATUTKIMUSTA SEKÄ PERUSTAMISTAPALAUSUNTOA.

RAKENNUSTEN YMPÄRI SORA-ALUE >500mm.

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET.

1/3

ASUINRAKENNUS PRT 103655299A, PINTA-ALALASKELMAT KERROKSITTAIN:
KERROSALA:
1. KERROS      148,0 krm2

KELLARI      0,0 krm2

YHTEENSÄ      148,0 krm2

BRUTTOALA:
1. KERROS      152,0 brm2 

KELLARI      157,0 brm2 

YHTEENSÄ      309,0 brm2

TILAVUUS:
1. KERROS      490 m3 

KELLARI      530 m3 

YHTEENSÄ      1020 m3

KATOSTEN PINTA-ALAT:
SISÄÄNKÄYNTIKATOS     2,0 m2 

KATETTU TERASSI     36,0 m2  MUUTTUNUT

AUTOKATOS      X M2 MUUTTUNUT

YHTEENSÄ      38,0 m2 MUUTTUNUT

RAKENNUKSEN KERROSMÄÄRÄ

POHJOISNUOLI, ILMANSUUNTA

VESIJOHTO JA JÄTEVESIVIEMÄRI

TONTIN RAJA

RAKENNUKSEN NURKKAPISTEEN KORKEUSASEMA

TONTIN KULMAPISTEEN VIRALLINEN KORKO

RAKENNUKSEN LATTIAKORKO

KORKO

UUSI RAKENNUS

OLEMASSA OLEVA RAKENNUS

PURETTAVA RAKENNUS

PUU, SÄILYTETTÄVÄ

PUU, KAADETTAVA

+19,25

+19,70

P

+19,70

MERKKIEN SELITTEET:

ASEMAPIIRUSTUS 1:200

ASUINRAK. PRT 103655299A
TALOUSRAK. PRT 103748470U

TALOUSRAKENNUS PRT 103748470U, PINTA-ALAT:
KERROSALA: 
1. KERROS  33,0 krm2 

BRUTTOALA:
1. KERROS  36,0 brm2

TILAVUUS:   
1. KERROS  100 m3

8

7

4

14

17
15

16

22

21

20

18

19

13

12

11

10

9

83

17

18

12

11

10

514:2:0

23P
15

14

16
13

17

16

1015547954

101554779L

101554780M

101554781N

103448635R
853-2013-551#1

102623729V

101554784S
101554783R

101554778K

1015547976

101554777J

101554776H

31
29

27

25

16

14

25

16

23

21 12

19

17 10

PI

Ao11

A2I

A2I

Ao11

Ao11

P

Ao11

Ao11

Ao11

A2I

Ao22

Ao22

190m

at

Hammarbackaparken

Vasaramäenpuisto

tr

akt
vr

kt

k

at

Kas tan ja t i e

Poppe l i t ie

19.3

19.2

54

51

23

26

52

10
54

535
51

86

7

10

10

49

50

25

22

30

49

21

28

22

19

20

47

48

19.1

19.2

+18.90

+19.10

+18.52

+18.41

+18.49

+18.67

+18.67

+18.53

+18.86
 +18.58

+18.46

+19.22

+19.18

+19.13

+16.60

+19.25

+19.00

+19.20

+19.10

+19.25

+19.25

+19.25

103655299A

103748470U

36 000

29
 25

0

36 000

29
 25

0

7 320

17 370

1 100

6 000

4
 000

5 0
00

4 
60

0

6 1
00

13 
55

0

5 0
00

8 9
00

4 
50

0

10 
85

0

2 700

1 9
00

4
 500

7 5
00

7 500

VESIHUOLLON LIITYNTÄ

RAKENNUSALAN RAJA

AUTOTALLI

ASUINRAK.

P

I 1. KRS  +19.70
KELLARI  +16.70 TERASSI

TUK
IMU

URI

KIVEYS

JÄT
EKA

TOS

ASF.

ASF.

BET.

ALLA KÄYNTI KELLARIIN

SVK

SVK

SVK

SVK

NURMI

NUR
MI

NUR
MI

SVK

EI30

EI30

MAALÄMPÖKAIVO

SVK

19

19

Määräysnumero Ulkoasu selitys

6000.00 ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

6000.010 Eri kaavojen välinen raja.

6000.03 Kaupunginosan raja.

6001.020 Rakennuskortteli.

6001.021 Rakennuskortteli.

6001.022 Korttelin numero.

6001.025 Katu.

6001.03 Puisto.

6001.33 Kadun tai puiston nimi.

6002.001 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

6003.02

Asemakaavamääräsalue: Tonttiala asuin- ja 
liikerakennusta varten. Kerrosluku: Enintään 7. 
Palonkestävyyden luokittelu: PL 4 § B-luokka. 
Yhteenlaskettu bruttokerrospinta-ala: Enintään 
tonttialalle merkityn luvun suuruinen.

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala asuin- ja 
liikerakennusta varten. Kerrosluku: Enintään 2. 
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6003.03

Palonkestävyyden luokittelu: Vähintään PL 4 § D-luokka 
I.

6003.04

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala 
asuinrakennusta varten. Asuntoluku: Enintään 2. 
Kerrosluku: 1. Palonkestävyyden luokittelu: Vähintään 
PL 4 § D-luokka I.

6003.110

Asemakaavamääräysalue: Rakennusala 
autosuojarakennusta varten. Palonkestävyyden 
luokittelu: PL 4 § B-luokka. Julkisivun korkeus: Enintään 
3 m.

6003.16 Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa.

6003.17
Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa. Käyttötarkoitus: 
Pysäköinti.

6003.19

Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
pihamaana käytettävä tontinosa. Käyttötapa: Vähintään 
2/3 on istutettava maistraatin hyväksymän suunnitelman 
mukaan ja pidettävä puistomaisessa kunnossa.

6003.20

Asemakaavamääräysalue: Rakentamatta jätettävä 
istutettava tontinosa. Käyttötapa: Istutettava maistraatin 
hyväksymän suunnitelman mukaan ja pidettävä 
puistomaisessa kunnossa.

6003.22 Asemakaavamääräysalue: Katu. Käyttötarkoitus: 
Jalankulku.
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KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ N 2000

K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RNo PIIRUSTUSLAJI

23 20 17 PÄÄPIIRUSTUS

PVM.   

JUOKSEVA NRO

RAKENNUSTOIMENPIDE 

RAKENNUSLUPA
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

ASEMAPIIRUSTUS
MITTAKAAVA      

1:200
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Talo Äikäs
Poppelitie 14
20720 Turku

SUUNNITTELIJA

ROOPE ELOJÄRVI, ARKKITEHTI

REVISIOPIIRUSTUS NRO

001-001

RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS:  ASUNTO, 3H+K+S+KHH
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA:   P3
ILMANVAIHTO:      KONEELLINEN
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ:    ILMA-VESILÄMPÖ
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ:    LIITETÄÄN TURUN KAUPUNGIN VERKKOON
SADEVESIEN POIS JOHTAMINEN:   RAKENNETAAN SADEVESIEN POISTOON
       TARKOITUKSEN MUKAINEN SALAOJITUS
PINTAVESIEN POIS JOHTAMINEN:   RAKENNUSTA YMPÄRÖIVÄÄN MAANPINTAAN
       TEHDÄÄN TARVITTAVAT KALLISTUKSET 1:20
       KOHTI VASARAMÄEN PUISTON PUOLISTA VIEMÄRIÄ
AUTOPAIKOITUS:     2 AUTOTALLIPAIKKAA

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA:

ALUEELLA ON VOIMASSA ASEMAKAAVA 853 94/1959, 
JOKA ON TULLUT VOIMAAN 29.02.1960

TONTIN PINTA-ALA     1 053,0m2 

ASEMAKAAVAN SALLIMA RAKENNUSOIKEUS  120,0m2 

POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN SALLIMA RAK.OIKEUS 155,0m2 + 30,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA KÄYTETTY
ASUIN- JA TALOUSRAKENNNUS   185,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA JÄLJELLÄ
(POIKKEAMISPÄÄTÖS), ALITUS kem2   4,0m2

RAKENNUKSEN TILAVUUS
ASUINRAKENNUS     1020m3 

TALOUSRAKENNUS     100m3

SELVITYS IKKUNOIDEN JA OVIEN LÄMMÖNERISTYSVAATIMUSTEN TÄYTTYMISESTÄ:
ASUINRAKENNUS, LÄMMIN TILA
IKKUNAT (Vaatimus 1,0W/(m2K))    U-arvo: 1,0W/(m2K)
OVET (Vaatimus 1,0W/(m2K))    U-arvo: 1,0W/(m2K)

MÄRKÄTILAT VOIMASSA OLEVIEN ASETUSTEN MUKAAN.

RAKENTEET RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

ERIKOISSUUNNITELMAT ERIKOISSUUNNITTELIJOIDEN MUKAAN.

PERUSTUSTAVASSA JA PERUSTUSTEN SUUNNITTELUSSA ON NOUDATETTAVA MAAPERÄ-
JA POHJATUTKIMUSTA SEKÄ PERUSTAMISTAPALAUSUNTOA.

RAKENNUSTEN YMPÄRI SORA-ALUE >500mm.

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET.

1/3

ASUINRAKENNUS PRT 103655299A, PINTA-ALALASKELMAT KERROKSITTAIN:
KERROSALA:
1. KERROS      148,0 krm2

KELLARI      0,0 krm2

YHTEENSÄ      148,0 krm2

BRUTTOALA:
1. KERROS      152,0 brm2 

KELLARI      157,0 brm2 

YHTEENSÄ      309,0 brm2

TILAVUUS:
1. KERROS      490 m3 

KELLARI      530 m3 

YHTEENSÄ      1020 m3

KATOSTEN PINTA-ALAT:
SISÄÄNKÄYNTIKATOS     2,0 m2 

KATETTU TERASSI     36,0 m2  MUUTTUNUT

AUTOKATOS      X M2 MUUTTUNUT

YHTEENSÄ      38,0 m2 MUUTTUNUT

RAKENNUKSEN KERROSMÄÄRÄ

POHJOISNUOLI, ILMANSUUNTA

VESIJOHTO JA JÄTEVESIVIEMÄRI

TONTIN RAJA

RAKENNUKSEN NURKKAPISTEEN KORKEUSASEMA

TONTIN KULMAPISTEEN VIRALLINEN KORKO

RAKENNUKSEN LATTIAKORKO

KORKO

UUSI RAKENNUS

OLEMASSA OLEVA RAKENNUS

PURETTAVA RAKENNUS

PUU, SÄILYTETTÄVÄ

PUU, KAADETTAVA

+19,25

+19,70

P

+19,70

MERKKIEN SELITTEET:

ASEMAPIIRUSTUS 1:200

ASUINRAK. PRT 103655299A
TALOUSRAK. PRT 103748470U

TALOUSRAKENNUS PRT 103748470U, PINTA-ALAT:
KERROSALA: 
1. KERROS  33,0 krm2 

BRUTTOALA:
1. KERROS  36,0 brm2

TILAVUUS:   
1. KERROS  100 m3
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 MUUTOSALUE

RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS:   ASUNTO, 3H+K+S+KHH
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA:    P3
ILMANVAIHTO:          KONEELLINEN
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ:       ILMA-VESILÄMPÖ
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ:       LIITETÄÄN TURUN KAUPUNGIN VERKKOON
SADEVESIEN POIS JOHTAMINEN:     RAKENNETAAN SADEVESIEN POISTOON
             TARKOITUKSEN MUKAINEN SALAOJITUS
PINTAVESIEN POIS JOHTAMINEN:     RAKENNUSTA YMPÄRÖIVÄÄN MAANPINTAAN
             TEHDÄÄN TARVITTAVAT KALLISTUKSET 1:20
             KOHTI VASARAMÄEN PUISTON PUOLISTA VIEMÄRIÄ
 AUTOPAIKOITUS:         2 AUTOTALLIPAIKKAA

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA:

ALUEELLA ON VOIMASSA ASEMAKAAVA 853 94/1959,
JOKA ON TULLUT VOIMAAN 29.02.1960.

TONTIN PINTA-ALA            1 053,0m2

ASEMAKAAVAN SALLIMA RAKENNUSOIKEUS      120,0m2

POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN (853-2018-190) SALLIMA RAK.OIKEUS   155,0m2 + 30,0m2

RAKENNUSOIKEUTTA KÄYTETTY:
ASUINRAKENNUS       148,0m2

TALOUSRAKENNUS       33,0m2

RAKENNETTAVA KERROSALA:
UUSI SAUNARAKENNUS      20,0m2   UUSI

RAKENNUSOIKEUTTA KÄYTETTY:
ASUIN-, TALOUS- JA SAUNARAKENNUS    201,0m2  MUUTTUNUT

RAKENNUSOIKEUTTA JÄLJELLÄ (POIKKEAMISPÄÄTÖS 853-2018-190)
ASUINRAKENNUS ALITUS    7,0m2

TALOUSRAKENNUS YLITYS    3,0m2

SAUNARAKENNUS YLITYS    20,0m2   UUSI

RAKENNUKSEN TILAVUUS
ASUINRAKENNUS     1020m3

TALOUSRAKENNUS     100m3

UUSI SAUNARAKENNUS    80m3    UUSI

SELVITYS IKKUNOIDEN JA OVIEN LÄMMÖNERISTYSVAATIMUSTEN TÄYTTYMISESTÄ:
ASUINRAKENNUS, LÄMMIN TILA
IKKUNAT (Vaatimus 1,0W/(m2K))       U-arvo: 1,0W/(m2K)
OVET (Vaatimus 1,0W/(m2K))        U-arvo: 1,0W/(m2K)MÄRKÄTILAT VOIMASSA OLEVIEN ASETUSTEN MUKAAN.

RAKENTEET RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

ERIKOISSUUNNITELMAT ERIKOISSUUNNITTELIJOIDEN MUKAAN.

PERUSTUSTAVASSA JA PERUSTUSTEN SUUNNITTELUSSA ON NOUDATETTAVA MAAPERÄ-JA
POHJATUTKIMUSTA SEKÄ PERUSTAMISTAPALAUSUNTOA.

RAKENNUSTEN YMPÄRI SORA-ALUE >500mm.

SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET.

ASUINRAKENNUS PRT 103655299A, PINTA-ALALASKELMAT KERROKSITTAIN:

KERROSALA:
1. KERROS           148,0 krm2

KELLARI           0,0 krm2

YHTEENSÄ           148,0 krm2

BRUTTOALA:
1. KERROS           152,0 brm2

KELLARI           157,0 brm2

YHTEENSÄ           309,0 brm2

TILAVUUS:
1. KERROS           490 m3

KELLARI           530 m3

YHTEENSÄ           1020 m3

KATOSTEN PINTA-ALAT:
SISÄÄNKÄYNTIKATOS        2,0 m2

KATETTU TERASSI         40,0 m2    

AUTOKATOS        36,0 m2    

LUISKAN KATE        28,0 m2    

SAUNAN KATE        15,0 m2    UUSI
YHTEENSÄ           121,0 m2 MUUTTUNUT

02.04.2024

1/1

POIKKEUSLUPAHAKEMUS 04/2024

Terassin laajennus, uusi pihasauna.

LAAJENNUS, POIKKEAMISPÄÄTÖS

TALOUSRAKENNUS PRT 103748470U, PINTA-ALAT:

KERROSALA:
1. KERROS  33,0 krm2

BRUTTOALA:
1. KERROS  36,0 brm2

TILAVUUS:
1. KERROS  100 m3

SAUNARAKENNUS, PINTA-ALAT:

KERROSALA:
1. KERROS  20,0 krm2 UUSI

BRUTTOALA:
1. KERROS  20,0 brm2 UUSI

TILAVUUS:
1. KERROS  80 m3 UUSI
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